债券代码:102281865.IB

债券简称:22 广汇实业 MTN001

债券代码:102282122.IB

债券简称:22 广汇实业 MTN002

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

关于子公司收到股票及可转换公司债券终止上市决定的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 事项基本情况

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）控股子公司广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”）股票 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 17 日连续 20 个交易日的每日收盘价均低于 1 元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》相关规定，广汇汽车股票及可转换公司债券触及终止上市条件。广汇汽车于 2024 年 7 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于拟终止广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》（上证公函【2024】1004 号），具体内容详见广汇汽车在上交所网站发布的《关于收到拟终止公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书的公告》（公告编号：2024-109）。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所自律管理听证实施细则（2023 年 8 月修订）》的

相关规定，广汇汽车在规定期限内提出听证申请，提交书面陈述和申辩材料，并参加了听证会。2024年8月21日，广汇汽车收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕110号），上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。

终止上市股票的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期

- 1、证券种类：人民币普通股、可转换公司债券
- 2、证券简称：广汇汽车、广汇转债
- 3、证券代码：600297、110072
- 4、终止上市决定日期：2024年8月21日
- 5、摘牌日期：2024年8月28日

二、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(此页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
关于子公司收到股票及可转换公司债券终止上市决定的公告》之
盖章页)