杭州新坐标科技股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）实际控制人之一、原董事、原副总经理胡欣女士直接持有公司股份 3,220,000 股，占公司总股本的 2.3592%；通过杭州佐丰投资管理有限公司（以下简称“佐丰投资”）间接持有公司股份 17,301,375 股，占公司总股本的 12.6762%，直接和间接合计持有公司 15.0354% 的股份。公司实际控制人之一致行动人、董事、原副总经理姚国兴先生直接持有公司股份 1,470,175 股，占公司总股本的 1.0772%。公司实际控制人之一致行动人徐芳女士直接持有公司股份 382,375 股，占公司总股本的 0.2802%。

●减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 8 月 29 日披露《新坐标股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-044），并于 2025 年 9 月 27 日披露《新坐标关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-047）。

2025 年 12 月 19 日，公司收到胡欣女士、姚国兴先生、徐芳女士出具的《股东减持股份结果情况确认函》。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限届满，胡欣女士减持公司股份 405,000 股，姚国兴先生减持公司股份 362,800 股，徐芳女士减持公司股份 271,000 股。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	胡欣
------	----

股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	3,220,000股
持股比例	2.3592%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 3,220,000股

注 1: 上表中胡欣女士持股数量为其个人直接持有公司股份数量，其通过佐丰投资间接持有公司股份 17,301,375 股，合计持有公司股份 20,521,375 股。胡欣女士本次仅减持其直接持有的公司股份，其通过佐丰投资间接持有公司股份不参与本次减持。

注 2: 胡欣女士自公司于 2025 年 11 月 13 日完成第六届董事、高级管理人换届选举工作后不再担任公司董事、副总经理。

股东名称	姚国兴
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	1,470,175股
持股比例	1.0772%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 1,112,475股 股权激励取得: 357,700股

注 1: 姚国兴先生自公司于 2025 年 11 月 13 日完成第六届董事、高级管理人换届选举工作后不再担任公司副总经理，继续担任公司董事。

股东名称	徐芳
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	382,375股

持股比例	0.2802%
当前持股股份来源	IPO 前取得：372,375股 股权激励取得：10,000股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	佐丰投资	69,205,500	50.7049%	徐纳、胡欣、徐凯风、胡凯润、佐丰投资共同签订《一致行动人协议书》及《一致行动人协议书之补充协议》
	胡欣	3,220,000	2.3592%
	姚国兴	1,470,175	1.0772%	姚国兴系徐纳妹夫
	徐芳	382,375	0.2802%	徐芳系徐纳胞妹
	合计	74,278,050	54.4214%	—

注：上表中胡欣女士持股数量为其个人直接持有公司股份数量，其通过佐丰投资间接持有公司股份 17,301,375 股，合计持有公司股份 20,521,375 股。胡欣女士本次仅减持其直接持有的公司股份，其通过佐丰投资间接持有公司股份不参与本次减持。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	胡欣
减持计划首次披露日期	2025 年 8 月 29 日
减持数量	405,000股
减持期间	2025 年 9 月 19 日～2025 年 9 月 26 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，405,000 股
减持价格区间	70.71～93.70元/股
减持总金额	31,191,332.30元
减持完成情况	未完成：300,000 股
减持比例	0.2967%
原计划减持比例	不超过：0.5165%

当前持股数量	2,815,000股
当前持股比例	2.0625%

股东名称	姚国兴
减持计划首次披露日期	2025 年 8 月 29 日
减持数量	362,800股
减持期间	2025 年 9 月 24 日～2025 年 12 月 10 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，362,800 股
减持价格区间	78.50～90.21元/股
减持总金额	30,343,372.00元
减持完成情况	未完成：4,200 股
减持比例	0.2658%
原计划减持比例	不超过：0.2689%
当前持股数量	1,107,375股
当前持股比例	0.8113%

股东名称	徐芳
减持计划首次披露日期	2025 年 8 月 29 日
减持数量	271,000股
减持期间	2025 年 9 月 19 日～2025 年 12 月 19 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，271,000 股
减持价格区间	72.50～93.74元/股
减持总金额	23,179,022.00元
减持完成情况	未完成：20,000 股
减持比例	0.1986%
原计划减持比例	不超过：0.2132%
当前持股数量	111,375股
当前持股比例	0.0816%

注 1：本公告在填写比例数据时采用四舍五入，故可能存在尾数差异。

注 2：公司于 2025 年 9 月 25 日、11 月 26 日分别实施完成 2025 年半年度利润分配、2025 年三季度利润分配,合计每股派发现金红利 0.55 元(含税), 上述股东的减持价格为不复权数据。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日