证券代码: 920640

证券简称: 富士达

公告编号: 2026-006

## 中航富士达科技股份有限公司

### 合计持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中航富士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 7 日收到北京银河鼎发创业投资有限公司(以下简称“银河鼎发创投”)及其一致行动人吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司(以下简称“汽车电子创投”)出具的《股份减持告知函》,上述股东于 2025 年 9 月 19 日至 2026 年 1 月 7 日期间通过集中竞价方式合计累计减持股份 1,877,300 股,持有公司股份比例从 5.99998% 减少至 4.99996%,权益变动触及 1% 的整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下:

#### 一、本次权益变动基本情况

##### (一) 信息披露义务人基本情况

1、基本情况
信息披露义务人		银河鼎发创投、汽车电子创投
权益变动时间		2025 年 9 月 19 日至 2026 年 1 月 7 日
证券简称	富士达	证券代码	920640
变动类型	增加□ 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	是否存在一致行动人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
2、本次权益变动情况
股东名称	变动方式	减持股份(股)	减持比例
汽车电子创投	集中竞价	1,877,200	0.99996%
银河鼎发创投	集中竞价	100	0.00005%

备注: 银河鼎发创投、汽车电子创投同为中国银河投资管理有限公司下属控股公司,为一致行动人。

(二) 本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
银河鼎发创投	持有股份	8,865,092	4.72231%	8,864,992	4.72225%
	其中：无限售条件股份	8,865,092	4.72231%	8,864,992	4.72225%
汽车电子创投	持有股份	2,398,538	1.27767%	521,338	0.27771%
	其中：无限售条件股份	2,398,538	1.27767%	521,338	0.27771%
合计：	持有股份	11,263,630	5.99998%	9,386,330	4.99996%
	其中：无限售条件股份	11,263,630	5.99998%	9,386,330	4.99996%

二、承诺、计划等履行情况

本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在差异	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和证监会、北交所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

三、所涉后续事项

(一) 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响；

(二) 本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-005）。

(三) 公司将持续关注股东权益变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、备查文件**

北京银河鼎发创业投资有限公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司出具的《股份减持告知函》。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日