证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2026-003

奕东电子科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告

公司控股股东、实际控制人的一致行动人王刚先生、宁波奕孚股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波奕安股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波奕萃股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波奕合股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052），公司控股股东、实际控制人的一致行动人王刚先生、宁波奕孚股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕安股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕萃股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕合股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕合投资咨询企业（有限合伙））（以下分别简称“奕孚投资”、“奕安投资”、“奕萃投资”、“奕合投资”）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,916,833 股（占公司总股本的 2.96%，占公司剔除回购专用账户中股份数量后股份总数的 3.00%）。

公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及 1% 整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-074），王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资在 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 9 日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 2,346,400 股，占公司总股本的 1%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制

人及其一致行动人的合计持股比例由 66.99% 变动为 65.99%。

公司于 2025 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及 1% 及 5% 的整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-079），和《简式权益变动报告书》王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资在 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 17 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份 2,346,300 股，占公司总股本的 1%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由 65.99% 变动为 64.99%。

公司于近日收到王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，上述股东减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

(一) 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
王刚	集中竞价	2025/12/9-2025/12/17	46.93	1,399,400	0.60
	大宗交易	2025/12/8-2025/12/24	50.04	2,653,901	1.13
	小计	-	-	4,053,301	1.73
奕孚投资	集中竞价	2025/12/9-2025/12/17	46.96	494,800	0.21
	大宗交易	2025/12/8-2025/12/25	50.32	1,041,767	0.44
	小计	-	-	1,536,567	0.65
奕安投资	集中竞价	2025/12/9-2025/12/17	47.08	199,600	0.09
	大宗交易	2025/12/8-2025/12/24	46.33	380,848	0.16
	小计	-	-	580,448	0.25
奕萃投资	集中竞价	2025/12/9-2025/12/17	47.09	145,000	0.06
	大宗交易	2025/12/8-2025/12/24	45.80	279,327	0.12
	小计	-	-	424,327	0.18
奕合投资	集中竞价	2025/12/9-2025/12/17	47.18	107,400	0.05
	大宗交易	2025/12/8-2025/12/24	47.56	205,341	0.09
	小计	-	-	312,741	0.13
		合计		6,907,384	2.94

(二) 股东本次减持前后持股情况

	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
--	-----------	-----------

股份性质	股数(股)	占总股本比例 (%)	占剔除回购专户持股数后的总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)	占剔除回购专户持股数后的总股本比例 (%)
邓玉泉	91,411,152	38.96	39.47	91,411,152	38.96	39.47
其中：无限售条件股份	22,852,788	9.74	9.87	22,852,788	9.74	9.87
有限售条件股份	68,558,364	29.22	29.60	68,558,364	29.22	29.60
东莞市奕东控股有限公司	50,040,045	21.33	21.61	50,040,045	21.33	21.61
其中：无限售条件股份	50,040,045	21.33	21.61	50,040,045	21.33	21.61
有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
王刚	10,008,009	4.27	4.32	5,954,708	2.54	2.57
其中：无限售条件股份	10,008,009	4.27	4.32	5,954,708	2.54	2.57
有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
宁波奕孚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,089,472	1.32	1.33	1,552,905	0.66	0.67
其中：无限售条件股份	3,089,472	1.32	1.33	1,552,905	0.66	0.67
有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
宁波奕安股权投资合伙企业(有限合伙)	1,160,929	0.49	0.50	580,481	0.25	0.25
其中：无限售条件股份	1,160,929	0.49	0.50	580,481	0.25	0.25
有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
宁波奕萃股权投资合伙企业(有限合伙)	848,679	0.36	0.37	424,352	0.18	0.18
其中：无限售条件股份	848,679	0.36	0.37	424,352	0.18	0.18
有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
宁波奕合股权投资合伙企业(有限合伙)	625,501	0.27	0.27	312,760	0.13	0.14
其中：无限售条件股份	625,501	0.27	0.27	312,760	0.13	0.14
有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合计	157,183,787	66.99	67.87	150,276,403	64.05	64.89
其中：无限售条件股份	88,625,423	37.77	38.27	81,718,039	34.83	35.28
有限售条件股份	68,558,364	29.22	29.60	68,558,364	29.22	29.60

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资本次的减持计划

实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。

2、王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资本次减持实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划期限已届满，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。

3、本次减持计划系基于王刚先生及奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资四个员工持股平台员工个人资金需求的正常减持行为，本次股份减持不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变化。

三、备查文件

1、王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日