证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2026-007

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次权益变动情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称“光隆集成”）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称“奥简微电子”）100.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年1月29日，公司召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告及文件。

本次交易标的资产交易价格参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，标的公司桂林光隆集成科技有限公司扣除标的公司评估基准日后的现金分红 5,000 万元后，由交易各方协商确定为 70,000.00 万元；标的公司上海奥简微电子科技有限公司，由交易各方协商确定10,800.00万元。

本次交易以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，经交易双方友好协商，本次股票发行价格为 7.38 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 80%，本次交易发行股份的数量为 68,970,185 股，占发行后上市公司总股本的比例为 5.73%（不考虑配套融资）。本次交易公司以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体如下

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	可转债	其他
1	桂林光隆科技集团股份有限公司	光隆集成 100%股权	24,500.00	45,500.00	-	-	70,000.00
2	上海从简企业管理合伙企业（有限合伙）	奥简微电子 36.10%股权	2,090.00	1,438.30	-	-	3,528.30
3	上海涵简企业管理合伙企业（有限合伙）	奥简微电子 28.50%股权	1,650.00	1,135.50	-	-	2,785.50
4	深圳市外滩科技开发有限公司	奥简微电子 19.00%股权	0.00	2,052.00	-	-	2,052.00
5	北京静水深流科技合伙企业（有限合伙）	奥简微电子 5.00%股权	1,000.00	320.00	-	-	1,320.00
6	高志宇	奥简微电子 6.65%股权	385.00	264.95	-	-	649.95
7	上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）	奥简微电子 4.75%股权	275.00	189.25	-	-	464.25
合计	-	-	29,900.00	50,900.00	-	-	80,800.00

## 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人为胡庆周。本次权益变动后，上市公司控股股东、实际控制人胡庆周的持股比例将由8.45%变更为7.97%，其持股比例被动触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

## 三、本次权益变动前后股东持股情况

本次上市公司发行股份购买资产的对象为桂林光隆科技集团股份有限公司、上海从简企业管理合伙企业（有限合伙）、上海涵简企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市外滩科技开发有限公司、北京静水深流科技合伙企业（有限合伙）、高志宇、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）等7名标的公司股东，新增发行股份合计68,970,185股。截至2025年9月30日，在不考虑募集配套资金

的情况下，交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：股、%

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑募集配套资金）
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	胡庆周	95,940,866	8.45	95,940,866	7.97
2	桂林光隆科技集团股份有限公司	-	-	61,653,116	5.12
3	深圳市高新投集团有限公司	27,488,426	2.42	27,488,426	2.28
4	张跃军	17,508,090	1.54	17,508,090	1.45
5	厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛8号私募证券投资基金	17,187,850	1.51	17,187,850	1.43
6	关海果	13,630,000	1.20	13,630,000	1.13
7	深圳市外滩科技开发有限公司	-	-	2,780,487	0.23
8	上海从简企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,948,915	0.16
9	上海涵简企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,538,617	0.13
10	北京静水深流科技合伙企业（有限合伙）	-	-	433,604	0.04
11	高志宇	-	-	359,010	0.03
12	上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	256,436	0.02
13	其他股东	963,264,253	84.87	963,264,253	80.01
<b>合计</b>	-	<b>1,135,019,485</b>	<b>100.00</b>	<b>1,203,989,670</b>	<b>100.00</b>

本次权益变动前，除胡庆周先生外，公司无其他持股5%以上股东。

本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，公司总股本将新增68,970,185股。桂林光隆科技集团股份有限公司持股比例将达到5.12%，将成为持有公司5%以上股份的股东。

#### 四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

本次交易尚需取得上市公司股东会及深圳证券交易所审核通过并获中国证监会注册，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2026年1月29日