广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌 前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司拟通过发行股份及现金支付的方式，购买天津希格玛微电子技术有限公司合计 100%的股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳睿雷达，证券代码：688522）自 2025 年 1 月 8 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号：2025-001 号)、《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》(公告编号：2025-002 号)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，公司将截至停牌前 1 个交易日（即 2025 年 1 月 7 日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：

1、公司停牌前 1 个交易日（即 2025 年 1 月 7 日）的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司股份总 数的比例 (%)	股票种类
1	珠海加中通科技有限公司	90,002,080	41.56	人民币普通股
2	刘素红	23,880,920	11.03	人民币普通股

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司股份总 数的比例 (%)	股票种类
3	刘素心	7,308,000	3.37	人民币普通股
4	刘世良	7,308,000	3.37	人民币普通股
5	中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	1.39	人民币普通股
6	珠海港湾科宏创业投资有限公司	2,386,208	1.10	人民币普通股
7	中信银行股份有限公司—永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基 金	2,051,669	0.95	人民币普通股
8	蒋凤银	2,044,239	0.94	人民币普通股
9	中信证券投资有限公司	1,799,486	0.83	人民币普通股
10	南方天辰(北京)投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	1,514,315	0.70	人民币普通股

2、公司停牌前 1 个交易日（即 2025 年 1 月 7 日）的前十大流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	占无限售条件 流通股股份总 数比例 (%)	股票种类
1	中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	3.54	人民币普通股
2	珠海港湾科宏创业投资有限公司	2,386,208	2.82	人民币普通股
3	中信银行股份有限公司—永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基 金	2,051,669	2.42	人民币普通股
4	蒋凤银	2,044,239	2.41	人民币普通股
5	南方天辰(北京)投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	1,514,315	1.79	人民币普通股
6	王武	1,300,000	1.53	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	1,295,562	1.53	人民币普通股
8	厦门兴旺至诚投资管理有限公司—厦门兴旺互联二号投资合伙企业 (有限合伙)	1,281,336	1.51	人民币普通股
9	交通银行股份有限公司—永赢智能领先混合型证券投资基金	1,278,570	1.51	人民币普通股

序号	股东名称	持股数量 (股)	占无限售条件 流通股股份总数比例 (%)	股票种类
10	中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	1,234,907	1.46	人民币普通股

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日