无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东莫若理女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司合计持有公司股份 80,723,956 股，占公司总股本的 71.99%，其中公司股东、实际控制人、董事长及高级管理人员莫若理女士直接持有公司股份 26,460,000 股，占公司总股本的 23.60%。

上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于 2022 年 12 月 3 日解除限售并上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

2025 年 8 月 15 日，公司披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-019），股东莫若理女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股份 3,363,735 股，即不超过祥生医疗总股本的 3.00%。其中以集中竞价方式拟减持股份数量为合计不超过 1,121,245 股，即不超过祥生医疗总股本的 1.00%；以大宗交易方式拟减持股份数量为合计不超过 2,242,490 股，即不超过祥生医疗总股本的 2.00%。

近日，公司收到上述减持主体的告知函，截至 2025 年 11 月 21 日，莫若理女士通过集中竞价的方式减持其持有上市公司股份 655,458 股，占上市公司总股

本的 0.58%，通过大宗交易的方式减持其持有上市公司股份 1,160,536 股，占上市公司总股本的 1.04%，合计减持 1,815,994 股，占公司总股本的 1.62%。基于对公司持续稳定发展的信心和公司价值的合理判断，莫若理女士决定提前终止本次减持计划。

● 本次权益变动情况

本次权益变动为公司股东莫若理女士履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。本次权益变动后，莫若理女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司所持有的公司股份数量由 80,723,956 股减少至 78,907,962 股，持股比例从 71.99% 减少至 70.38%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	莫若理
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他： /
持股数量	26,460,000股
持股比例	23.60%
当前持股股份来源	IPO 前取得： 18,900,000股 其他方式取得： 7,560,000股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量 (股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	莫若理	26,460,000	23.60%	公司实际控制人莫善珏、 莫若理和陆坚系一致行 动人，莫若理控制无锡祥 生投资有限公司，陆坚控
	无锡祥生投资有 限公司	45,360,000	40.46%
	无锡祥鼎投资企 业（有限合伙）	4,704,000	4.20%

业（有限合伙）			制无锡祥鼎投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)和上海御德科技有限公司。
无锡祥同投资企业（有限合伙）	2,520,000	2.25%
上海御德科技有限公司	1,679,956	1.50%
合计	80,723,956	71.99%

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	莫若理
减持计划首次披露日期	2025年8月15日
减持数量	1,815,994股
减持期间	2025年9月5日~2025年11月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，655,458股 大宗交易减持，1,160,536股
减持价格区间	32.00~36.83元/股
减持总金额	61,075,160.33元
减持完成情况	未完成：1,547,741股
减持比例	1.62%
原计划减持比例	不超过：3%
当前持股数量	24,644,006股
当前持股比例	21.98%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 是 否

根据公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-019），股东莫若理女士原减持期间为 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。截至 2025 年 11 月 21 日，莫若理女士通过集中竞价的方式减持其持有上市公司股份 655,458 股，占上市公司总股本的 0.58%；通过大宗交易的方式减持其持有上市公司股份 1,160,536 股，占上市公司总股本的 1.04%，合计减持 1,815,994 股，占公司总股本的 1.62%。基于对公司持续稳定发展的信心和公司价值的合理判断，莫若理女士决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日