杭州华光焊接新材料股份有限公司

持股 5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份结果暨

持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 持股 5%以上股东、董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司股东杭州铧广投资有限公司（以下简称“铧广投资”）持有公司股份 8,650,000 股，占公司总股本的比例为 9.6020%，股份来源为 2024 年 3 月 11 日通过杭州通舟投资管理有限公司（以下简称“通舟投资”）协议转让获得的股票；金李梅女士持有公司股份 32,918,000 股，占公司总股本的比例为 36.5408%，其中 32,780,000 股为公司首次公开发行前取得的股份，138,000 股为公司 2021 年限制性股票激励计划归属取得；股东通舟投资持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的比例为 0.7770%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。以上股份均为无限售流通股。金李梅女士为公司控股股东、实际控制人，通过铧广投资控制公司 9.6020%的股份，通过通舟投资控制公司 0.7770%的股份，合计控制公司 46.9199%股份，因此金李梅女士与铧广投资、通舟投资构成一致行动人关系。

本次减持计划实施前，董事、副总经理、董事会秘书胡岭女士直接持有公司股份 85,000 股，占公司总股本的 0.0944%；副总经理、核心技术人员余丁坤先生直接持有公司股份 80,000 股，占公司总股本的 0.0888%；副总经理、核心技术人员唐卫岗先生直接持有公司股份 80,000 股，占公司总股本的 0.0888%；副总经理舒俊胜先生直接持有公司股份 75,200 股，占公司总股本的 0.0835%；财

务负责人张改英女士直接持有公司股份 28,000 股，占公司总股本的 0.0311%；以上股份均为公司 2021 年限制性股票激励计划归属取得，且均为无限售流通股。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 9 月 16 日披露了《华光新材持股 5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号：2025-064)：

铧广投资计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 2,700,000 股，即不超过公司总股本的 2.9972%。

胡岭、余丁坤、唐卫岗、舒俊胜、张改英计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：

- (1) 胡岭拟减持不超过 21,250 股，占公司总股本的比例不超过 0.0236%；
- (2) 余丁坤拟减持不超过 20,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.0222%；
- (3) 唐卫岗拟减持不超过 20,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.0222%；
- (4) 舒俊胜拟减持不超过 18,800 股，占公司总股本的比例不超过 0.0209%；
- (5) 张改英拟减持不超过 7,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.0078%。

2025 年 12 月 24 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1% 刻度的提示性公告》(公告编号：2025-082)。铧广投资于 2025 年 11 月 5 日至 2025 年 12 月 23 日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 1,445,563 股，占公司总股本的比例为 1.60%。本次权益变动后，铧广投资及其一致行动人金李梅女士、通舟投资合计持有公司股份数量由 42,268,000 股减少至 40,822,437 股，合计持股数量占公司总股本的比例由 46.92%减少至 45.32%，权益变动触及 1%的刻度。

2025 年 12 月 27 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 5% 整数倍的提示性公告》(公告编号：2025-083)。铧广投资于 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 25 日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 286,292 股，占公司总股本的比例为 0.32%。本次权益变动后，铧广投资及其一致行动人金李梅女士、通舟投资合计持有公司股份数量由 40,822,437 股减少至 40,536,145 股，合计持股数量占公司总股本的比例由 45.32%减少至 45.00%，权益变动触及 5%整数倍。

2026年1月7日，公司接到股东铧广投资出具的《股份减持结果告知函》，截至2026年1月7日，铧广投资通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份2,699,955股，减持比例为2.9971%；其中，通过集中竞价交易方式减持900,855股，减持比例为1.0000%；通过大宗交易方式减持1,799,100股，减持比例为1.9971%。铧广投资及其一致行动人合计持有公司股份比例由46.9199%减少至43.9228%，减持计划实施完毕。

截至2026年1月7日，胡岭、余丁坤、唐卫岗、舒俊胜、张改英均已按上述减持计划实施完毕。

● 本次权益变动情况

2026年1月5日至2026年1月7日，铧广投资通过大宗交易方式减持公司股份968,100股，铧广投资与金李梅女士及通舟投资合计持有公司股份数量由40,536,145股减少至39,568,045股，占公司总股本比例由44.9974%减少至43.9228%，权益变动比例触及1%刻度。

权益变动方向	比例增加 <input type="checkbox"/> 比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动前合计比例	44.9974%
权益变动后合计比例	43.9228%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否触发强制要约收购义务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	杭州铧广投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他：/
持股数量	8,650,000股
持股比例	9.6020%
当前持股股份来源	协议转让取得：8,650,000股

股东名称	胡岭
------	----

股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	85,000股
持股比例	0.0944%
当前持股股份来源	股权激励取得: 85,000股

股东名称	余丁坤
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	80,000股
持股比例	0.0888%
当前持股股份来源	股权激励取得: 80,000股

股东名称	唐卫岗
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	80,000股
持股比例	0.0888%
当前持股股份来源	股权激励取得: 80,000股

股东名称	舒俊胜
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	75,200股
持股比例	0.0835%
当前持股股份来源	股权激励取得: 75,200股

股东名称	张改英
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: /
持股数量	28,000股
持股比例	0.0311%
当前持股股份来源	股权激励取得: 28,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量 (股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州铧广投资有限公司	8,650,000	9.6020%	金李梅女士为公司控股股东、实际控制人，通过杭州铧广投资有限公司控制公司 9.6020%的股份，通过杭州通舟投资管理有限公司控制公司 0.7770%的股份，合计控制公司 46.9199%股份，因此金李梅女士与铧广投资、通舟投资构成一致行动人关系。
	杭州通舟投资管理有限公司	700,000	0.7770%
	金李梅	32,918,000	36.5408%

	合计	42, 268, 000	46. 9199%	—
--	----	--------------	-----------	---

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	杭州铧广投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025 年 9 月 16 日
减持数量	2, 699, 955股
减持期间	2025 年 11 月 5 日~2026 年 1 月 7 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 900, 855 股 大宗交易减持, 1, 799, 100 股
减持价格区间	44. 13~61. 00元/股
减持总金额	137, 103, 496. 04元
减持完成情况	已完成
减持比例	2. 9971%
原计划减持比例	不超过: 2. 9972%
当前持股数量	5, 950, 045股
当前持股比例	6. 6049%

股东名称	胡岭
减持计划首次披露日期	2025 年 9 月 16 日
减持数量	21, 250股
减持期间	2025 年 10 月 21 日~2025 年 12 月 23 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 21, 250 股
减持价格区间	45. 08~55. 10元/股
减持总金额	1, 036, 519. 33元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0236%
原计划减持比例	不超过: 0. 0236%

当前持股数量	63,750股
当前持股比例	0.0708%

股东名称	余丁坤
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	20,000股
减持期间	2025年12月24日~2025年12月24日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 20,000股
减持价格区间	58.35~58.35元/股
减持总金额	1,167,000元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0222%
原计划减持比例	不超过: 0.0222%
当前持股数量	60,000股
当前持股比例	0.0666%

股东名称	唐卫岗
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	20,000股
减持期间	2025年12月23日~2026年1月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 20000股
减持价格区间	58.00~60.80元/股
减持总金额	1,178,800元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0222%
原计划减持比例	不超过: 0.0222%
当前持股数量	60,000股
当前持股比例	0.0666%

股东名称	舒俊胜
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	18,800股
减持期间	2025年10月20日~2025年10月20日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 18800股
减持价格区间	49.60~49.60元/股
减持总金额	932,480元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0209%
原计划减持比例	不超过: 0.0209%
当前持股数量	56,400股
当前持股比例	0.0626%

股东名称	张改英
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	7,000股
减持期间	2025年10月21日~2025年10月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 7000股
减持价格区间	49.00~49.00元/股
减持总金额	343,000元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0078%
原计划减持比例	不超过: 0.0078%
当前持股数量	21,000股
当前持股比例	0.0233%

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

股东铧广投资原计划通过集中竞价减持不超过 900,000 股, 通过大宗交易减持不超过 1,800,000 股, 因其减持操作失误, 实际通过集中竞价减持为 900,855 股, 通过大宗交易减持 1,799,100 股, 集中竞价交易减持数量与原减持计划不一致。

(四) 减持时间区间届满, 是否未实施减持 未实施 已实施

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(六) 是否提前终止减持计划 是 否

(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

股东铧广投资原计划通过集中竞价减持不超过 900,000 股, 通过大宗交易减持不超过 1,800,000 股, 因其减持操作失误, 实际通过集中竞价减持为 900,855 股, 通过大宗交易减持 1,799,100 股, 集中竞价交易减持数量与原减持计划不一致。

三、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	<input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
---------------	---

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
杭州铧广投资有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91330110552671902E <input type="checkbox"/> 不适用

3. 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
金李梅	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
杭州通舟投资管理有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91330110563037296H <input type="checkbox"/> 不适用

四、权益变动触及 1%刻度的基本情况

公司于 2026 年 1 月 7 日收到持股 5%以上股东铧广投资出具的《股份减持结果告知函》，2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 7 日，铧广投资通过大宗交易方式减持公司股份 968,100 股，铧广投资与金李梅女士及通舟投资合计持有公司股份数量由 40,536,145 股减少至 39,568,045 股，占公司总股本比例由 44.9974%减少至 43.9228%，权益变动比例触及 1%刻度。具体情况如下：

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体：
杭州铧广投资有限公司	6,918,145	7.6795	5,950,045	6.6049	<input checked="" type="checkbox"/> 集中竞价 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____	2026/1/5-2026/1/7	/
未发生直接持股变动的主体：
金李梅	32,918,000	36.5408	32,918,000	36.5408	/	/	/
杭州通舟投资管理有限公司	700,000	0.7770	700,000	0.7770	/	/	/
合计	40,536,145	44.9974	39,568,045	43.9228	--	--	--

五、其他说明

- 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东正常减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
- 2、本次权益变动为持股 5%以上的股东减持，不会使公司实际控制人发生变化；不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
- 3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及披露简式权益变动报告书。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日